
Departamento de Expedientes RedClaimer <celiaredclaimer@gmail.com>

Fwd: FACTURAS PENDIENTES
Eduardo Pereira <pereiravecina@gmail.com> 26 de noviembre de 2025, 12:35
Para: expedientes@redclaimer.es

PINTURA Y DECORACIONES  MUREX S.L

---------- Forwarded message ---------
De: Financiero - Eacis <pablo.df@eacis.es>
Date: mar, 7 oct 2025 a las 9:25
Subject: RE: FACTURAS PENDIENTES
To: Eduardo Pereira <pereiravecina@gmail.com>

Buenos días,

 

Entiendo el reclamo pero no tengo previsión de sacar el pago de estas facturas para mañana.

No obstante, evaluaré con atención a su factura puntualmente a ver si podemos sacarlo antes.

 

En cuanto al IVA, puede hacer los abonos y reemplazamos esto con proformas.

 

Gracias

Saludos

 

Pablo López Malone

Director Financiero

Avda Diego Jimenez Lima  nº 7

29601 Marbella

Tfno: 952 898 283 

Mail: pablo.df@eacis.es

Web: www.eacis.es
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Conforme a lo dispuesto en la legislación vigente (Ley 15/1999 de 13 de diciembre), le informamos que sus datos han sido
incorporados a un fichero, cuyo titular es EACIS, Puede acceder, modificar, cancelar u oponerse a los mismos dirigiéndose a
info@eacis.es

 Este Email contiene datos confidenciales. Si usted no es el destinatario, le rogamos informe al remitente y borre este Email. La
reproducción, copia o transmisión a otras personas queda terminantemente prohibida.  

  Antes de imprimir este mensaje, por favor, compruebe que es necesario. Una tonelada de papel implica la tala de 15 árboles y
el consumo de 250.000 litros de agua. El Medio Ambiente es cuestión de TODOS.  

 

In accordance with regulation in force (Law 15/1999- Dec. 13), we inform you that your data will be saved in a file under the
name of EACIS. You may access this file, modify it, cancel it, or object  by expressing this in writing to info@eacis.es

This e-mail contains confidential information. If you are not the adress , we request to inform at once to the sender and erase
this e-mail. The reproduction, copy or transmission to others is totally forbidden.  

 

De: Eduardo Pereira <pereiravecina@gmail.com>
Enviado el: viernes, 3 de octubre de 2025 10:58
Para: pablo.df@eacis.es
Asunto: FACTURAS PENDIENTES

 

Buenos dias,

 

Necesitamos urgentemente una respuesta respecto a las facturas pendientes, acabamos de cumplir el tercer
trimestre, y nos veremos obligados a enviar facturas rectificativas al no tener previsión de pagos.

 

La factura 51 pertenece a los trabajos realizados en Olivia Valere y no tiene que ver con Estrella del Mar, por favor
rogamos al menos ingresen esta ya.

 

Quedamos pendientes a su respuesta.

 

Saludos,

    Eduardo

PINTURA Y DECORACIONES  MUREX S.L

Libre de virus.www.avast.com
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